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Moreno, Jhoelys

De: Henriquez, David
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 8:41 a. m.
Para: Moreno, Jhoelys
CC: Salas, Antonio; Caviedes, Sergio
Asunto: RE: SERV REENCAUCHE OTR 1800-33

El precio de venta es 6.750.000 más IVA. 
 
Gracias. 
 
Cordialmente, 
 
David Henriquez. 
RTC Comercial Costa  

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 363-0511 
c: (57) 310-650-6235  
KalTireMining.com 
 
 
 

De: Moreno, Jhoelys  
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 08:39 a.m. 
Para: Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com> 
CC: Salas, Antonio <Antonio_Salas@kaltire.com>; Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Asunto: RE: SERV REENCAUCHE OTR 1800-33 
 
Buen día David, 
 
Me pasas por favor el precio de venta. 
 
 
Cordialmente, 
 
Jhoelys Moreno Muñoz 
Coordinadora Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 3859765 Ext 114 
c: (57) 3106506251 
www.kaltiremining.com 
 

De: Henriquez, David  
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 8:34 a. m. 
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Para: Moreno, Jhoelys 
CC: Salas, Antonio; Caviedes, Sergio 
Asunto: RE: SERV REENCAUCHE OTR 1800-33 
 
Cordial saludo Jhoe. 
 
Estas llantas son de actiport, el cliente se le van a enviar ahora que ingrese el ultimo cheque de las llantas nuevas 
18.00x33, ya que el cliente notifico que nos entregaba los cheques después de esos, Sergio me autorizo que lo 
hiciéramos de esta manera. 
 
Cordialmente, 
 
David Henriquez. 
RTC Comercial Costa  

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 363-0511 
c: (57) 310-650-6235  
KalTireMining.com 
 
 
 

De: Johny Barros [mailto:jbarrios@automundial.com.co]  
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 08:27 a.m. 
Para: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Salas, Antonio <Antonio_Salas@kaltire.com>; Hernan Arias <harias@automundial.com.co>; Henriquez, David 
<David_Henriquez@kaltire.com> 
Asunto: SERV REENCAUCHE OTR 1800-33 
 
Buenos días Srita. Jhoelys envió cotización de llantas procesadas 1800-33, agradezco su ayuda con la oc 
correspondiente  
 
 
 

 
 


