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Mesa, William

De: Figueroa, Fernando <fernando.figueroa@4plcgroup.com>
Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2023 9:59 a. m.
Para: Mesa, William
CC: 'Velez, Jose Dario'
Asunto: Pago Oring

 

This Message Is From an External Sender  

 

Buenos días William, de acuerdo a nuestra conversación le envío soporte de pago de los oring según cotización 2-
060223 del 06-02-2023 
 

 
 
 
Saludos,  
 
Fernando Figueroa S. 
Gerente Administrativo y Financiero | 4PLC Group 
 
Mamonal, Km 6 Parque Industrial TCL las Americas, Parquiamerica Mz G Bodega 08 
Mamonal, Km 9 Zona Franca de la Candelaria Etapa 2 Bodega 7-1  
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Movil Cel: +57 (312) 298 5276 
Email: fernando.figueroa@4plcgroup.com | http://www.4plcgroup.com [4plcgroup.com]  
Cartagena D.T. -  Colombia. 

 

SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES  
PARA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT 
 
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información 
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización 
expresa de 4PLC Group y empresas asociadas. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo y avísenos por 
esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, el 
titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de 
datos, cuyo responsable es 4PLC Group y empresas asociadas, el titular podrá consultar nuestras finalidades dentro 
de nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales.  Si usted no es el destinatario intencionado, sea notificado 
que cualquier diseminación, distribución o copia de este email es estrictamente prohibido. 4PLC Group y empresas 
asociadas No se hace responsable de cualquier error, omisión, corrupción o virus que se encuentre en el contenido de 
este mensaje o sus adjuntos, los cuales hayan surgido a raíz de la transmisión de este email. El interesado podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante notificación escrita a la siguiente 
dirección, 4PLC Group Mamonal km 6 Parquiamerica Mz G Bodega 08 o 09, en la ciudad de Cartagena de Indias D.T., 
o comuníquese al siguiente canales de información correo electrónico: atencionalcliente@4plcgroup.com  contactos 
telefónicos: +57 (324) 290 0224 
 

De: Velez, Jose Dario <jose.velez@4plcgroup.com>  
Enviado el: martes, 7 de febrero de 2023 4:58 p. m. 
Para: 'Figueroa, Fernando' <fernando.figueroa@4plcgroup.com> 
Asunto: FW: Cotizaciones insumos y llanta Kaltire 
 
PSI Y FINES  
 
 
Saludos, 
  
Jose Dario Velez M. 
Gerente General | 4PLC Group. 
  
Mamonal, Km 6 Parque Industrial TCL las Americas, Parquiamerica Mz G Bodega 08 
Mamonal, Km 9 Zona Franca de la Candelaria Etapa 1  
Movil Cel: +57 (300) 433 8265 
Email: jose.velez@4plcgroup.com | www.4plcgroup.com [4plc.com.co] 
Cartagena D.T. -  Colombia. 
  
  

 

SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES  
PARA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

      
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT 
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Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
reproducción o distribución sin la autorización expresa de 4PLC Group y empresas asociadas. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo y avísenos por esta vía. De acuerdo 
con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen 
a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es 4PLC Group y empresas asociadas, el titular podrá consultar nuestras finalidades dentro de nuestra Política de Tratamiento 
de Datos Personales.  Si usted no es el destinatario intencionado, sea notificado que cualquier diseminación, distribución o copia de este email es estrictamente prohibido. 4PLC Group 
y empresas asociadas No se hace responsable de cualquier error, omisión, corrupción o virus que se encuentre en el contenido de este mensaje o sus adjuntos, los cuales hayan 
surgido a raíz de la transmisión de este email. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante notificación escrita a la siguiente 
dirección, 4PLC Group Mamonal km 6 Parquiamerica Mz G Bodega 08 o 09, en la ciudad de Cartagena de Indias D.T., o comuníquese al siguiente canales de información correo 
electrónico: atencionalcliente@4plcgroup.com  contactos telefónicos: +57 (324) 290 0224 
 
 
 
De: "Mesa, William" <William_Mesa@kaltire.com> 
Fecha: lunes, 6 de febrero de 2023, 15:06 
Para: "jose.velez@4plcgroup.com" <jose.velez@4plcgroup.com> 
Asunto: Cotizaciones insumos y llanta Kaltire 
 
Buena tarde Sr. José Velez, gusto en saludarlo. 
 
Mediante este correo adjunto formalmente las cotizaciones de 6UN o-ring 18.00-33 y 1UN llanta 
convencional Maxxam MS804 18.00-33 (adjunto ficha técnica). 
 
Quedo atento a sus comentarios. 
 
Saludos. 
 
William G. Mesa Parra. 
 

 
Parque Industrial Los Volcanes 
Km 127-128 Vía Galapa 
Bodega 26 y 27 
Galapa, Atlántico 
Colombia CP 080005 
Cell phone Number +57 313 8983783 
www.kaltiremining.com [kaltiremining.com] 
 


